M
@ Diana V. Martinez Valdez <diana.martinez@seap.gob.do>

 GO3NERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

ADMINISTRACION PUBLICA

Indicador sismap Relaciones Laborales
1 mensaje

Leticia Piccirillo <Leticia_Piccirillo@mail.tss2.gov.do> 26 de enero de 2021, 15:04
Para: Diana Virginia Martinez Valdez <diana.martinez@seap.gob.do>

Buenas tardes Diana,
Adjunto nédmina de pago de indemnizacién a ex colaborador como evidencia del indicador de sismap.
Saludos,

Obtener Outlook para Android
From: Karen Jose <karen_jose@mail.tss2.gov.do>
Sent: Tuesday, January 26, 2021 9:59:29 AM

To: Leticia Piccirillo <Leticia_Piccirillo@mail.tss2.gov.do>
Subject: RE: Gestionar el martes 26/01

Buenos dias Leticia,

Adjunto lo solicitado.

Saludos,

Karen José Carrasco
Auxiliar de Recursos Humanos

Direccién de Recursos Humanos

Tesoreria de la Seguridad Social
Avenida Tiradentes #33, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D
Tel: 809-567-5049 Ext. 3024

karen_jose@mail.tss2.gov.do/ www.tss.gov.do
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La vida wa e an problema para sen nesuelts, eo an wmistevio pana sen wivido

From: Leticia Piccirillo <Leticia_Piccirillo@mail.tss2.gov.do>
Sent: Friday, January 22, 2021 3:32 PM

To: Karen Jose <karen_jose@mail.tss2.gov.do>

Subject: Gestionar el martes 26/01

Buenas tardes Karen,

Favor de escanear y enviar la ndmina de pago de indemnizacion econémica pagada en el 2020 al Sr. Luis Hernandez.

Saludos,

Leticia Piccirillo Sterling

Encargada Departamento de Organizacién de Trabajo y Compensacion

Direccién de Recursos Humanos

Tesoreria de la Seguridad Social
Avenida Tiradentes #33, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D
Tel: 809-567-5049 Ext. 3009

leticia_piccirillo@mail.tss2.gov.do / www.tss.gov.do

Este mensaje y sus anexos estan dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizada(s), que se indica como
destinatario(s) y contiene informacién confidencial y/o privilegiada. Si usted no es un destinatario autorizado, queda bajo
conocimiento de que cualquier uso, distribucion, modificacién, copia del mismo o comunicacién a otra persona esta
estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique a la TSS y eliminelo de su computadora. La
Tesoreria de la Seguridad Social no sera responsable por las consecuencias del uso o intento de uso no autorizado de la
informacion contenida en este mensaje.
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ﬂ Noémina Indemnizacion Economica-07272016021732.pdf
242K
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